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ORDEN DE COMPRA
DATOS SUPLIDOR |N i
DISLANET EIRL 003752 umero : 0C00031208
Contribuyente: 131817459 Fecha Orden : 05/02/2023
Teléfono : 809-981-0934 Fox : Condicién de Pago : Credito a 30 dias
Direccidn : DETALLE: KM. 14 AUTOPIESTA DUARTE, AV. CORDILLERA, RES. Fecha Entrega :
MARALJOSERINA+EDIEH-401RER_DOM:-

Direccidn de envio :

L Unidad Cantidad Precio Importe
Caodigo o Compra o
Descripcion Ordenada Unitario Total
00-00000  PLUGINS DE ACCESIBILIDAD UND 1.00 181,900.0000 181,900.0000

COMPLEMENTO DE ACCESIBILIDAD (USERWAY PLUGIN)
-PLAN MEDIUM SITE

-CONJUNTO COMPLETO DE MAS DE 100 FUNCIONES DE
ACCESIBILIDAD IMPULSADAS POR IA.

-WCAG 2.1 AA, ADA, CUMPLIMIENTO DE LA SECCION 508
-SUPERVISION E INFORMES DE ACCESIBILIDAD EN TIEMPO
REAL

-PROTECCION CONTRA LITIGIOS + $10,000 DE GARANTIA
-VIGENCIA: 24 MESES

Cotizacion: P/ PORTALES DEL PODER JUDICIAL

! Total Mercaderia: 181,900.00
SOL/DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFO. Y LA COM.
VER COT. S/N D/F 19/04/2023 Descuento: 0. % 0.00
Comentario Pago: ITBIS: 0.00

G: 24 MESES; E: 3 DIAS
Observaciones :

FORM. NO. DTIC-049 D/F 12/04/2023, DE DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA Total :RD$ 181,900.00
INEO Y 1A COM PROCESO NO CM-2023.084 NRD S/N

Revisado Por Autorizado Por

T EI PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA
FEA%#3 Yerina Reyes Carrazana

: Alicia A. Tejada Castellanos

2 Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace: B e

https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/90351a07-ccc6-4a73-blae-c2f110c2dcde




COTIZACION

]
. ISIaNet E.LR.L Vélida hasta: 17/12/2023

Group

RNC:401-03676-2

FECHA: 19/04/2023
Atencién: Dpto. de Compra

Sres.: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Vendedor: HILARIO DISLA

Cant. | Descripcion Precio unit. | Precio

ADQUISICION PLUGINS DE ACCESIBILIDAD

1 COMPLEMENTO DE ACCESIBILIDAD (USERWAY PLUGIN)

-PLAN MEDIUM SITE
-CONJUNTO COMPLETO DE MAS DE 100 FUNCIONES DE ACCESIBILIDAD IMPULSADAS POR IA.

-WCAG 2.1 AA, ADA, CUMPLIMIENTO DE LA SECCION 508
-SUPERVISION E INFORMES DE ACCESIBILIDAD EN TIEMPO REAL

-PROTECCION CONTRA LITIGIOS + $10,000 DE GARANTIA
-SOPORTE TECNICO 24/7 DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO RD$90,950.00 RD$181,900.00

VALIDEZ POR (2) ANOS

Términos: Notas: Subtotal RD$181,900.00
+ Forma de pago: crédito a treinta (30) dias, Impuestos RD$32,742.00
luego de haber recibido conforme el servicio ! :

+ Tiempo de entrega: 3 dias calendario
Total (DOP) | RD$214,642.00

+ Garantia: 1 aio

ORIGINAL: CLIENTE
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Gerente General
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@ (809) 981-0934 X Info@dislanet.com @dislanet

Q Km. 14 Aut. Duarte, Av. Cordillera, Res. Maria Josefina |, Suite Ill, Apto 401, Sto. Dgo. Oeste
RNC:131-81745-9




Re: Consulta - proceso No. CM-2023-084

DislaNet <dislanet@gmail.com>
Jue 27/04/2023 9:07

Para: Gerencia de Compras y Contrataciones <cotizaciones@poderjudicial.gob.do>
CC: Victor Disla <vdisla@gmail.com>

Entendido, cualquier cosa estamos a la orden

Slds.

El jue, 27 abr 2023 a las 9:02, Gerencia de Compras y Contrataciones (<cotizaciones@poderjudicial.gob.do>) escribio:
Buen dia,

Agradeciendo su pronta respuesta, les indicamos que el monto con cual estaremos trabajando en el proceso de evaluacién, es de
RD$181,900.00.

Saludos,
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Av. Enrique Jiménez Moya esg. Juan de Dios Ventura Sim,
Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
Tel.: 809-533-3191 ext. 2076 +Codigo Postal: 1485
*E-Mail: cotizaciones@poderjudicial.gob.do
*Web: www.poderjudicial.gob.do
Twitter/Facebook/Google+/Youtube: PODERJUDICIALRD

De: DislaNet <dislanet@gmail.com>

Enviado: jueves, 27 de abril de 2023 8:54

Para: Gerencia de Compras y Contrataciones <cotizaciones@poderjudicial.gob.do>
Cc: Victor Disla <vdisla@gmail.com>

Asunto: Re: Consulta - proceso No. CM-2023-084

Buenos dias

Perfecto de acuerdo

Saludos

El mié, 26 abr 2023 a las 16:46, Gerencia de Compras y Contrataciones (<cotizaciones@poderjudicial.gob.do>) escribio:
Buenas tardes,

Tomando como referencia lo establecido en el Decreto No. 293-11, Articulo No. 4 sobre la NO SUJECION AL IMPUESTO, tenemos a
bien indicarles que su oferta econdmica sera considerada sin los impuestos incluidos, tal como se indica en el numeral 11 de los
Términos de Referencia.

Favor validar e indicarnos si estarian de acuerdo.

Quedamos pendiente a su pronta respuesta.

Gerencia de Compras y Contrataciones
Distrito Nacional

N N Republica Dominicana
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Av. Enrique Jiménez Moya esg. Juan de Dios Ventura Simo,
Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
Tel.: 809-533-3191 ext. 2434+Codigo Postal: 1485
*E-Mail: cotizaciones@poderjudicial.gob.do
*Web: www.poderjudicial.gob.do
Twitter/Facebook/Google+/Youtube: PODERJUDICIALRD

De: DislaNet <dislanet@gmail.com>

Enviado: jueves, 20 de abril de 2023 10:28

Para: Gerencia de Compras y Contrataciones <cotizaciones@poderjudicial.gob.do>
Cc: Victor Disla <vdisla@gmail.com>

Asunto: Participacion al proceso No. CM-2023-084

PRECAUCION: Este correo electrénico se originé fuera de la organizacién. No haga clic en enlaces, ni abra
archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y confie en el contenido.

Buenos dias adjunto documentos solicitados para la Participacion al proceso No. CM-2023-084 Me mantengo a la espera de sus comentarios por si necesitan
cualquier tipo de informacion adicional.

Un cordial saludo.

Hilario Disla (Gerente de Negocios)

DISLANET, E.LLR.L.

whatsapp 809-981-0934 / IG. @dislanet / FB: @dislanet

Km 14, Aut. Duarte, Ave. Cordillera, Res. Maria Josefina I, Suite III, Apto 401, Sto. Dgo. Oeste
www.disTanet.com

“Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene informacion confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya
divulgacion no esta permitida. En caso de haber recibido este mensaje por error, le solicitamos que, de forma inmediata, nos lo comunique
mediante correo electronico remitido a nuestra atencion o a través de los teléfonos que aparecen en la firma y proceda a su eliminacion, asi
como a la de cualquier documento adjunto al mismo, por lo que queda formalmente notificado que cualquier divulgacion, distribucion,
reproduccion o copiado de esta comunicacion esta estrictamente prohibido. Gracias".

Hilario DisTa (Gerente de Negocios)

DISLANET, E.LLR.L.

whatsapp 809-981-0934 / IG. @dislanet / FB: @dislanet

Km 14, Aut. Duarte, Ave. Cordillera, Res. Maria Josefina I, Suite III, Apto 401, Sto. Dgo. Oeste
www.disTlanet.com

Hilario DisTa (Gerente de Negocios)

DISLANET, E.I.R.L.

whatsapp 809-981-0934 / IG. @dislanet / FB: @dislanet

Km 14, Aut. Duarte, Ave. Cordillera, Res. Maria Josefina I, Suite III, Apto 401, Sto. Dgo. Oeste
www.disTlanet.com
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No. EXPEDIENTE

CM-2023-084

Santo Domingo, D.N.
20/ 04/ 2023

Sefnores
CONSEJO PODER JUDICIAL

Atencion
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Asunto
CARTA COMPROMISO

Por medio de la presente, la empresa DISLANET EIRL nos comprometemos a:

- Entregar los bienes / ejecutar el servicio en un plazo de 03 dias
- Mantener nuestros precios por un periodo de 30 dias
- Otorgar crédito por 30 dias

Asimismo, hacemos constar que los productos entregados por nuestra empresa son nuevos, no
remanufacturados.

Ofrecemos una garantia de: 24 MESES

Dias

Meses

Afio(s)

Por dafios de fabricacién luego de entregado en caso de desperfecto.

OO KO

Agradeciendo el que nos tomen en cuenta, nos despedimos muy cordialmente.

Sello



